saude@vilaflores.rs.gov.br

De: assistencia@vilaflores.rs.gov.br

Enviado em: quinta-feira, 24 de julho de 2025 13:45

Para: 'Secretaria de Saude - Prefeitura Municipal de Vila Flores'
Assunto: ENC: Orgamento para Ministrar Palestra no Evento Agosto Lilas
Anexos: PROPOSTA DE ORCAMENTO - Vila Flores.pdf

Orgamento para Agosto Lilds
Recurso PTMC
Att,

Neuza

De: Psicologa Rafaela Roncatto <psicologarafaelaroncatto@gmail.com>
Enviada em: quinta-feira, 24 de julho de 2025 13:42

Para: assistencia@vilaflores.rs.gov.br

Assunto: Re: Orcamento para Ministrar Palestra no Evento Agosto Lilas

Boa tarde, tudo bem?
Agradecemos desde ja, o contato. Esperamos e desejamos que seja um lindo e produtivo evento.

Segue anexo orgamento e permanecemos a disposi¢ao.
Atenciosamente

Em qui., 24 de jul. de 2025 as 11:16, <assistencia@vilaflores.rs.gov.br> escreveu:

Bom dia!

A Prefeitura de Vila Flores, por meio do Centro de Referéncia de Assisténcia
Social, solicita orcamento para realizagéo de palestra no evento alusivo a
Campanha Agosto Lilas.

- O referido evento ocorrera no dia 29 de agosto, das 19h30 as 21h, no Auditério
Municipal de Vila Flores. Integrara o painel a Juiza de Veranépolis, Dra. Vanessa
Nogueira, que abordara aspectos juridicos, bem como o profissional da area de
psicologia que abordara na perspectiva psicolégica, tendo como sugestéo o ciclo
da violéncia.

~ Solicitamos que no orgamento contenha valor, dados da empresa e/ou se for
pessoa fisica RG, CPF, PIS, dados bancarios, endereco e telefone.
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- Atenciosamente,

Neuza Amaral

Assistente Social CRAS
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2\ Rafaela
@ Roncatto

PROPOSTA DE ORCAMENTO

Evento: Palestra no evento alusivo a Campanha Agosto Lilas.
Data: 29 de Agosto de 2025

Horario: Das 19h30min as 21h

Local: Auditério Municipal de Vila Flores

Investimento: $ 500,00 reais

Encontro ministrado pela profissional Rafaela Roncatto - Psicéloga

Dados da Empresa:
Centro Psicolégico — Rafaela Roncatto
CNPJ 51945437/0001-39

(54)996667294 / psicologarafaelaroncatto@gmail.com

Em caso de fechamento deste orgamento, informaremos os dados bancarios para
pagamento.

Qualquer duvida, a disposigao!



